
Jakub Tesinsky <jatesins@ncsu.edu>

ANAEL PCARD PAYMENT

Anael Segers <asegers@ncsu.edu> 14. září 2012 21:04
Komu: Michael Rodrigues <michael_rodrigues@ncsu.edu>, Jakub Tesinsky <jatesins@ncsu.edu>, Dana
Bartelt <dabartel@ncsu.edu>

Date of Payment: 09/14/2012
Purpose: One return plane ticket to Paris - excursion with the Fashion group, Spring 2013
Amount: 176 EURO

---------- Forwarded message ----------
From: <info@fr.govoyages.com>
Date: 2012/9/14
Subject: RECU CB DOSSIER N° Q966325
To: asegers@ncsu.edu

                 RECU CARTE BANCAIRE          le  14/09/12
                                                                              .
  M.   SEGERS
                                                                              .
  Conformement aux instructions que vous nous avez laissees,
  nous vous confirmons avoir debite  la carte bancaire XXXXXXXXXXX85799
  - N° d'autorisation   021517   -                                            .
  d un montant de Euros     176,00   en date du  14/09/12 à 20:53:45 Hrs.
                                                                              .
  Ce reglement est impute (sauf bonne fin) au dossier N° Q 966325
                                                                              .
  Passagers      Mme SEGERS          ANAEL
                                                                              .
  Depart le  21/03/13   PRAGUE (REP TCHEQUE)       PARIS (FRANCE)
  Retour le  24/03/13   PARIS (FRANCE)             PRAGUE (REP TCHEQUE)
                                                                              .
  Nous vous remercions pour votre confiance.

--
Anaël Segers
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