
Jakub Tesinsky <jatesins@ncsu.edu>

Fwd: Confirmation de votre réservation
Počet zpráv: 2

Anael Segers <asegers@ncsu.edu> 15. října 2012 9:35
Komu: Michael Rodrigues <michael_rodrigues@ncsu.edu>, Jakub Tesinsky <jatesins@ncsu.edu>, Dana
Bartelt <dabartel@ncsu.edu>

Michael,

Below is the email confirmation in French that 374 Euros were debited from my Pcard. See
transaction details below. Anael

Payment: ANAEL PCARD
Amount: 374 Euros
Date: 13/10/2012
Vendor: BASTILLE HOSTEL
Purpose: DEPOSIT ACCOMMODATION FASHION EXCURSION SPRING 2013

---------- Forwarded message ----------
From: BH Réception <aij-day@aijparis.com>
Date: 2012/10/13
Subject: Confirmation de votre réservation
To: "asegers@ncsu.edu" <asegers@ncsu.edu>

Paris, le 13 October
2012

 

 

North carolina State
University

Anael Segers

 

 

Email:
asegers@ncsu.edu



Objet: Confirmation de votre réservation

Madame,

Nous vous informons que nous avons débité votre carte d’un montant de 374 Euros.

Nous confirmons par conséquent votre réservation pour un groupe de 17
personnes qui séjournera au sein de notre auberge du 21 au 24 Mars 2013.

Nous vous rappelons que le prix payé comprend le petit-déjeuner ainsi que le couchage complet, draps
inclus. Vous voudrez bien noter également que le solde du paiement sera à effectuer à votre
arrivée à l’Auberge Internationale des Jeunes.

Veuillez s’il vous plaît nous recontacter environ une semaine avant votre
arrivée afin que nous puissions faire le point sur la répartition finale de votre
groupe, vos réservations de repas, ainsi que sur votre heure d’arrivée.

Dans l’attente de vous accueillir, veuillez agréer, Madame, l’expression de nos
salutations les plus distinguées.

Le Service des
Réservations



Kind regards/Cordialement

Booking Service/Service des Réservations

--
Anaël Segers

Assistant Director
NC State University
Prague Institute
Michalská 3
110 00 Prague 1
Czech Republic

+420 224 210 106 office/kancelar
+420 725 033 177 cell/mobil
+420 224 210 111 fax
http://dev.design.ncsu.edu/prague/

Anael Segers <asegers@ncsu.edu> 22. října 2012 11:35
Komu: Michael Rodrigues <michael_rodrigues@ncsu.edu>
Kopie: Jakub Tesinsky <jatesins@ncsu.edu>, Dana Bartelt <dabartel@ncsu.edu>

Dear Michael,

Below is the confirmation email that the amount 374 Euro were debited. The rest of the accommodation
fee will be paid upon checking-in by Pcard and a receipt will be given for the total amount including the
booking fee.



Anael

---------- Forwarded message ----------
From: Anael Segers <asegers@ncsu.edu>
Date: 2012/10/15
Subject: Fwd: Confirmation de votre réservation
To: Michael Rodrigues <michael_rodrigues@ncsu.edu>, Jakub Tesinsky <jatesins@ncsu.edu>, Dana
Bartelt <dabartel@ncsu.edu>

Michael,

Below is the email confirmation in French that 374 Euros were debited from my Pcard. See
transaction details below. Anael

Payment: ANAEL PCARD
Amount: 374 Euros
Date: 13/10/2012
Vendor: BASTILLE HOSTEL
Purpose: DEPOSIT ACCOMMODATION FASHION EXCURSION SPRING 2013

---------- Forwarded message ----------
From: BH Réception <aij-day@aijparis.com>
Date: 2012/10/13
Subject: Confirmation de votre réservation
To: "asegers@ncsu.edu" <asegers@ncsu.edu>

Paris, le 13 October
2012

 

 

North carolina State
University

Anael Segers

 

 

Email:
asegers@ncsu.edu



Objet: Confirmation de votre réservation

Madame,

Nous vous informons que nous avons débité votre carte d’un montant de 374 Euros.

Nous confirmons par conséquent votre réservation pour un groupe de 17
personnes qui séjournera au sein de notre auberge du 21 au 24 Mars 2013.

Nous vous rappelons que le prix payé comprend le petit-déjeuner ainsi que le couchage complet, draps
inclus. Vous voudrez bien noter également que le solde du paiement sera à effectuer à votre
arrivée à l’Auberge Internationale des Jeunes.

Veuillez s’il vous plaît nous recontacter environ une semaine avant votre
arrivée afin que nous puissions faire le point sur la répartition finale de votre
groupe, vos réservations de repas, ainsi que sur votre heure d’arrivée.

Dans l’attente de vous accueillir, veuillez agréer, Madame, l’expression de nos
salutations les plus distinguées.

Le Service des
Réservations



Kind regards/Cordialement

Booking Service/Service des Réservations

--
Anaël Segers

Assistant Director
NC State University
Prague Institute
Michalská 3
110 00 Prague 1
Czech Republic

+420 224 210 106 office/kancelar
+420 725 033 177 cell/mobil
+420 224 210 111 fax
http://dev.design.ncsu.edu/prague/

--
Anaël Segers

Assistant Director
NC State University
Prague Institute
Michalská 3
110 00 Prague 1
Czech Republic



+420 224 210 106 office/kancelar
+420 725 033 177 cell/mobil
+420 224 210 111 fax
http://dev.design.ncsu.edu/prague/


